
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BOLU BOLU MERKEZ Bolu Fen Lisesi BİLGİ SARMAL TYT 0 100 100 100 15139

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,60 10,52 19,97 2,14 1,29 1,82 2,76 0,90 2,53 2,28 1,14 1,99 3,27 1,00 3,02 0,05 0,02 0,05 11,05 4,79 9,85 3,15 2,00 2,65 2,89 1,53 2,51 1,83 1,54 1,45 52,02 24,73 45,84 246,470

Okul Ortalaması 26,79 8,51 24,66 3,11 0,91 2,88 3,81 0,43 3,70 2,74 0,88 2,52 3,78 0,77 3,59 0,01 0,00 0,01 18,71 4,79 17,51 4,29 2,02 3,79 5,08 1,34 4,74 3,17 1,73 2,74 71,49 21,38 66,14 317,000

KATILIMLAR

1 0 YAĞIZ BURAK 12A 35 4 34,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 33 5 31,75 6 1 5,75 6 1 5,75 3 3 2,25 101 14 97,50 425,205 66

2 0 ELİF GÜLKANAT 12B 32 6 30,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 35 2 34,50 5 2 4,50 7 0 7,00 4 2 3,50 100 14 96,50 423,360 74

3 480 ELİF NUR KAYMAN 12A 30 5 28,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 31 1 30,75 5 1 4,75 7 0 7,00 6 0 6,00 98 7 96,25 419,775 98

4 473 BURAK ALA 12A 33 6 31,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 34 3 33,25 5 1 4,75 7 0 7,00 4 0 4,00 97 14 93,50 412,770 124

5 557 ZEYNEP ÇELİK 12C 33 7 31,25 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 30 2 29,50 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 97 12 94,00 411,798 129

6 584 SUEDA TALAY 12D 34 5 32,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 24 5 22,75 4 3 3,25 7 0 7,00 5 1 4,75 92 15 88,25 390,185 365

7 512 HİLAL COŞGUN 12B 32 6 30,50 3 0 3,00 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 27 2 26,50 5 1 4,75 7 0 7,00 3 2 2,50 90 11 87,25 389,398 376

8 490 NURSEL GÜNEŞ 12A 30 5 28,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 34 3 33,25 4 2 3,50 7 0 7,00 2 4 1,00 90 18 85,50 388,418 385

9 540 ELİF NUR AKGÜN 12C 33 6 31,50 4 0 4,00 4 0 4,00 4 0 4,00 2 3 1,25 28 5 26,75 5 2 4,50 7 0 7,00 3 1 2,75 90 17 85,75 384,673 448

10 0 NAZ GÜLER 12A 28 10 25,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 28 5 26,75 3 2 2,50 7 0 7,00 5 0 5,00 90 18 85,50 384,100 458

11 0 DİLARA ÖZTÜRK 12A 33 7 31,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 26 4 25,00 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 90 20 85,00 381,438 506

12 568 ECEM DEĞERCAN 12D 33 7 31,25 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 23 3 22,25 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 89 15 85,25 380,000 529

13 498 SUDE GÜRBÜZ 12A 31 4 30,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 30 3 29,25 3 1 2,75 7 0 7,00 5 0 5,00 85 12 82,00 373,970 660

14 517 BURAK İZCİ 12B 23 7 21,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 30 7 28,25 7 0 7,00 7 0 7,00 4 2 3,50 87 20 82,00 373,078 675

15 0 SEVDE ERTEN 12B 29 6 27,50 3 0 3,00 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 27 5 25,75 5 2 4,50 7 0 7,00 3 1 2,75 86 16 82,00 372,275 691

16 0 ILGIN ÇAKMAK 12B 31 8 29,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 2 3 1,25 29 6 27,50 4 3 3,25 7 0 7,00 4 2 3,50 87 24 81,00 370,110 748

17 510 FATMAGÜL ARIK 12B 34 4 33,00 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 25 1 24,75 5 2 4,50 6 1 5,75 2 2 1,50 84 11 81,25 369,733 757

18 566 SERRA KABADAYI 12D 31 2 30,50 4 0 4,00 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 24 4 23,00 3 2 2,50 6 1 5,75 3 2 2,50 84 11 81,25 369,158 774

19 0 ONUR ALKAN 12C 30 6 28,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 21 3 20,25 6 1 5,75 7 0 7,00 4 1 3,75 85 14 81,50 366,910 815

20 578 FURKAN AKSAKAL 12D 29 9 26,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 27 3 26,25 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 85 21 79,75 365,160 861

21 585 SÜEDA ALAN 12D 32 5 30,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 24 6 22,50 2 3 1,25 4 0 4,00 5 1 4,75 83 18 78,50 360,248 980

22 532 BATUHAN HANGİŞİ 12C 31 5 29,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 19 4 18,00 5 2 4,50 7 0 7,00 5 0 5,00 83 13 79,75 359,970 991

23 0 ALP KARAT* 12A 28 10 25,50 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 25 15 21,25 5 2 4,50 6 1 5,75 2 2 1,50 84 30 76,50 352,900 1198

24 588 ZEYNEP BİLİCAN 12D 26 13 22,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 22 8 20,00 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 83 25 76,75 351,880 1236

25 485 HASAN AZİZ 12A 31 3 30,25 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 19 0 19,00 4 3 3,25 7 0 7,00 4 2 3,50 79 11 76,25 350,040 1290

26 558 ZEYNEP FEDAKER 12C 30 9 27,75 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 22 3 21,25 2 4 1,00 6 1 5,75 4 1 3,75 80 19 75,25 349,125 1311

27 546 MEHMET ERAY ÖZDEMİR 12C 32 8 30,00 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 16 7 14,25 7 0 7,00 6 1 5,75 5 1 4,75 82 20 77,00 348,750 1324

28 583 KUBİLAY GENÇ 12D 30 10 27,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 19 9 16,75 5 2 4,50 7 0 7,00 4 1 3,75 82 25 75,75 346,893 1378

29 509 EMRE BİÇER 12B 23 13 19,75 4 0 4,00 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 28 2 27,50 4 3 3,25 7 0 7,00 3 3 2,25 79 25 72,75 344,440 1464
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 22,60 10,52 19,97 2,14 1,29 1,82 2,76 0,90 2,53 2,28 1,14 1,99 3,27 1,00 3,02 0,05 0,02 0,05 11,05 4,79 9,85 3,15 2,00 2,65 2,89 1,53 2,51 1,83 1,54 1,45 52,02 24,73 45,84 246,470

Okul Ortalaması 26,79 8,51 24,66 3,11 0,91 2,88 3,81 0,43 3,70 2,74 0,88 2,52 3,78 0,77 3,59 0,01 0,00 0,01 18,71 4,79 17,51 4,29 2,02 3,79 5,08 1,34 4,74 3,17 1,73 2,74 71,49 21,38 66,14 317,000

KATILIMLAR

30 0 ZEHRA BETÜL EKER 12C 29 11 26,25 3 0 3,00 3 0 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 24 4 23,00 2 2 1,50 7 0 7,00 4 2 3,50 78 22 72,50 340,933 1585

31 502 BENSU BİLGE 12B 27 11 24,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 2 3 1,25 25 8 23,00 6 1 5,75 5 2 4,50 3 3 2,25 80 30 72,50 340,893 1590

32 577 İCLAL YILDIRIMER 12D 31 5 29,75 2 1 1,75 4 0 4,00 2 1 1,75 23 5 21,75 5 1 4,75 5 2 4,50 4 1 3,75 76 16 72,00 338,173 1681

33 542 FUNDA PÜREN 12C 31 9 28,75 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 21 4 20,00 4 3 3,25 6 1 5,75 3 2 2,50 77 20 72,00 337,663 1703

34 0 HAKAN AYAR 12C 34 3 33,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 11 4 10,00 4 1 3,75 6 1 5,75 3 3 2,25 77 13 73,75 337,385 1713

35 0 ÇAĞRI ALTINTOP 12B 28 11 25,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 25 5 23,75 3 4 2,00 5 1 4,75 3 2 2,50 78 28 71,00 337,358 1715

36 531 AZRA SÖNMEZ 12C 33 6 31,50 0 3 -0,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 17 8 15,00 4 1 3,75 7 0 7,00 5 0 5,00 77 19 72,25 334,338 1820

37 561 ALİ OSMAN YÜREKLİ 12D 22 5 20,75 3 0 3,00 4 0 4,00 1 0 1,00 2 0 2,00 22 5 20,75 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 72 12 69,00 327,173 2140

38 506 EBRAR ÖZBEN 12B 30 6 28,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 19 5 17,75 3 3 2,25 4 2 3,50 4 2 3,50 74 22 68,50 325,810 2207

39 507 EFE EMİR CESUR 12B 27 12 24,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 23 7 21,25 4 3 3,25 2 1 1,75 1 1 0,75 74 27 67,25 324,963 2237

40 538 CEYDA ÖZKAN 12C 29 9 26,75 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 13 1 12,75 4 3 3,25 6 1 5,75 3 1 2,75 73 15 69,25 324,805 2246

41 479 ECE GÜL İNEGÖL 12A 35 5 33,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 12 7 10,25 6 1 5,75 4 3 3,25 3 2 2,50 75 21 69,75 324,730 2249

42 579 MUSTAFA HIRAEKŞİ 12D 21 5 19,75 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 22 5 20,75 6 1 5,75 6 1 5,75 4 1 3,75 71 17 66,75 320,630 2404

43 477 SELMA DERDİYOK 12A 30 9 27,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 13 5 11,75 4 1 3,75 5 1 4,75 4 0 4,00 72 17 67,75 319,170 2464

44 492 SUDE KAYA 12A 28 6 26,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 3 0,25 5 0 5,00 19 6 17,50 5 1 4,75 5 2 4,50 2 2 1,50 72 22 66,50 318,930 2475

45 551 MERYEM YAMAN 12C 27 9 24,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 15 8 13,00 4 3 3,25 5 2 4,50 4 1 3,75 73 25 66,75 317,090 2552

46 552 RÜMEYSA ÇELEN 12C 30 9 27,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 15 8 13,00 4 1 3,75 5 2 4,50 5 1 4,75 73 25 66,75 316,520 2574

47 559 SENA ÖZDEMİR 12C 29 8 27,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 12 2 11,50 5 2 4,50 6 1 5,75 3 2 2,50 71 17 66,75 315,788 2616

48 488 İLAYDA BAŞER 12A 27 10 24,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 20 7 18,25 4 2 3,50 5 2 4,50 2 2 1,50 72 28 65,00 314,985 2655

49 0 MELİKE AYDIN 12C 26 10 23,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 16 2 15,50 4 2 3,50 6 1 5,75 4 2 3,50 71 22 65,50 314,190 2697

50 586 ŞEVAL ÖZKOÇ 12D 29 9 26,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 17 6 15,50 2 3 1,25 7 0 7,00 2 1 1,75 70 22 64,50 311,588 2834

51 518 MELİSA SILA KAMALI 12B 23 10 20,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 17 1 16,75 4 2 3,50 7 0 7,00 4 1 3,75 69 18 64,50 311,410 2849

52 476 CEREN SAYAR 12A 24 12 21,00 2 1 1,75 4 0 4,00 3 0 3,00 3 2 2,50 22 2 21,50 5 2 4,50 3 3 2,25 3 1 2,75 69 23 63,25 311,363 2852

53 0 ZEYNEP NİSA KAŞKIR 12A 22 6 20,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 15 2 14,50 5 1 4,75 6 1 5,75 3 1 2,75 68 13 64,75 311,233 2860

54 544 KAAN ÇETİN 12C 24 9 21,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 21 7 19,25 4 2 3,50 3 3 2,25 3 0 3,00 69 26 62,50 307,868 3029

55 573 ERAY EREM 12D 22 7 20,25 1 2 0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 22 5 20,75 6 0 6,00 6 1 5,75 3 2 2,50 67 18 62,50 307,243 3051

56 0 ALEYNA ÜSTÜN 12C 34 5 32,75 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 8 2 7,50 5 2 4,50 6 1 5,75 2 3 1,25 69 17 64,75 307,190 3053

57 486 HASANCAN BÖLÜK 12A 28 9 25,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 11 11 8,25 4 3 3,25 4 3 3,25 4 1 3,75 71 27 64,25 306,705 3078

58 587 D*LARA DÖNMEZ 12D 27 8 25,00 1 3 0,25 1 2 0,50 3 0 3,00 5 0 5,00 16 4 15,00 4 3 3,25 6 0 6,00 4 0 4,00 67 20 62,00 302,460 3293
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Genel Ortalama 22,60 10,52 19,97 2,14 1,29 1,82 2,76 0,90 2,53 2,28 1,14 1,99 3,27 1,00 3,02 0,05 0,02 0,05 11,05 4,79 9,85 3,15 2,00 2,65 2,89 1,53 2,51 1,83 1,54 1,45 52,02 24,73 45,84 246,470

Okul Ortalaması 26,79 8,51 24,66 3,11 0,91 2,88 3,81 0,43 3,70 2,74 0,88 2,52 3,78 0,77 3,59 0,01 0,00 0,01 18,71 4,79 17,51 4,29 2,02 3,79 5,08 1,34 4,74 3,17 1,73 2,74 71,49 21,38 66,14 317,000

KATILIMLAR

59 0 SÜMEYYE YURTSEVER 12C 32 6 30,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 9 1 8,75 5 2 4,50 6 1 5,75 4 1 3,75 66 14 62,50 300,080 3420

60 505 DOĞAN ASLAN 12B 22 14 18,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 19 14 15,50 5 2 4,50 5 2 4,50 2 4 1,00 70 39 60,25 298,358 3497

61 576 BEKA GÜLEÇOĞLU 12D 30 4 29,00 2 1 1,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 10 2 9,50 4 1 3,75 5 2 4,50 3 1 2,75 65 14 61,50 298,205 3506

62 0 GİZEM TEZCAN 12A 23 13 19,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 20 4 19,00 2 4 1,00 5 2 4,50 3 3 2,25 66 29 58,75 296,070 3629

63 0 İREM KASAP 12B 25 9 22,75 2 1 1,75 3 0 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 18 9 15,75 5 1 4,75 5 0 5,00 2 3 1,25 66 26 59,50 295,598 3658

64 526 SILA BALKAYA 12B 23 8 21,00 2 3 1,25 4 0 4,00 4 0 4,00 21 6 19,50 5 1 4,75 3 2 2,50 2 2 1,50 64 22 58,50 295,205 3678

65 513 İREM MIZRAK 12B 31 8 29,00 2 2 1,50 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 12 6 10,50 4 2 3,50 4 3 3,25 2 4 1,00 67 28 60,00 294,860 3695

66 541 EMRE GENÇ 12C 23 5 21,75 3 0 3,00 3 0 3,00 3 2 2,50 19 4 18,00 5 1 4,75 5 2 4,50 2 3 1,25 63 17 58,75 294,640 3713

67 493 EFE ŞENGÖZ 12A 26 11 23,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 13 5 11,75 4 3 3,25 4 2 3,50 3 2 2,50 66 26 59,50 293,823 3751

68 567 EBRU ESER 12D 24 6 22,50 4 0 4,00 2 0 2,00 4 0 4,00 3 2 2,50 16 6 14,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 63 16 59,00 293,725 3758

69 565 DİLAY USTAOĞLU 12D 27 8 25,00 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 0 3,00 15 5 13,75 5 2 4,50 5 1 4,75 2 4 1,00 65 24 59,00 292,970 3811

70 471 MİRZA AKÇİ 12A 27 11 24,25 3 1 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 17 6 15,50 5 2 4,50 4 3 3,25 4 1 3,75 65 25 58,75 292,835 3817

71 487 HATİCENUR YILMAZ 12A 21 8 19,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 12 4 11,00 6 1 5,75 5 2 4,50 4 2 3,50 64 20 59,00 290,750 3935

72 0 BATUHAN ABBASOĞULLAR 12B 22 12 19,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 15 4 14,00 3 3 2,25 3 1 2,75 2 4 1,00 64 25 57,75 290,588 3952

73 524 RABİA COŞGUN 12B 31 7 29,25 2 1 1,75 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 10 6 8,50 4 3 3,25 4 3 3,25 2 4 1,00 65 26 58,50 288,983 4062

74 496 YİĞİTHAN ERDOĞAN 12A 27 11 24,25 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 8 3 7,25 4 3 3,25 4 3 3,25 4 2 3,50 64 24 58,00 286,228 4227

75 580 NAZ HALAÇ 12D 30 8 28,00 1 2 0,50 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 10 3 9,25 4 1 3,75 5 2 4,50 3 2 2,50 63 22 57,50 285,345 4277

76 528 YAĞMUR KAHYA 12B 26 10 23,50 2 1 1,75 1 0 1,00 21 4 20,00 5 2 4,50 5 2 4,50 60 19 55,25 284,858 4309

77 482 EMRE YILDIRAN 12A 27 12 24,00 4 0 4,00 4 1 3,75 1 1 0,75 1 3 0,25 17 2 16,50 2 4 1,00 4 2 3,50 2 2 1,50 62 27 55,25 283,713 4374

78 489 ÖMER YAĞLIOĞLU 12A 22 13 18,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 14 4 13,00 5 2 4,50 3 3 2,25 4 2 3,50 63 28 56,00 283,233 4399

79 515 KEMAL ACAR 12B 27 12 24,00 2 1 1,75 4 1 3,75 15 2 14,50 5 2 4,50 6 0 6,00 2 3 1,25 61 21 55,75 282,588 4438

80 519 MERVE YILMAZ 12B 26 11 23,25 4 1 3,75 4 0 4,00 1 3 0,25 4 1 3,75 13 6 11,50 3 3 2,25 4 2 3,50 4 1 3,75 63 28 56,00 282,378 4448

81 472 BENGİSU İPEK 12A 24 14 20,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 10 1 9,75 4 3 3,25 4 3 3,25 2 2 1,50 61 24 55,00 278,745 4689

82 500 AHMET CEM TEKÇE 12B 22 12 19,00 2 1 1,75 5 0 5,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 17 2 16,50 5 2 4,50 4 2 3,50 4 2 3,50 60 25 53,75 277,608 4758

83 581 NUR BAHAR KILINÇ 12D 14 5 12,75 2 0 2,00 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 19 1 18,75 5 2 4,50 4 1 3,75 2 1 1,75 55 11 52,25 274,785 4919

84 574 ERTUNGA YILDIZ 12D 24 6 22,50 5 0 5,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 14 7 12,25 5 2 4,50 4 3 3,25 2 3 1,25 60 29 52,75 272,543 5064

85 504 CEREN CİHANOĞLU 12B 25 13 21,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 10 4 9,00 4 3 3,25 1 2 0,50 5 1 4,75 60 27 53,25 272,505 5065

86 520 M EMİN YAZICI 12B 16 21 10,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 23 13 19,75 2 5 0,75 3 4 2,00 2 4 1,00 63 50 50,50 271,578 5131

87 503 BERKEM DEDE 12B 26 9 23,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 7 2 6,50 3 3 2,25 5 2 4,50 1 4 0,00 59 23 53,25 271,495 5138
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Genel Ortalama 22,60 10,52 19,97 2,14 1,29 1,82 2,76 0,90 2,53 2,28 1,14 1,99 3,27 1,00 3,02 0,05 0,02 0,05 11,05 4,79 9,85 3,15 2,00 2,65 2,89 1,53 2,51 1,83 1,54 1,45 52,02 24,73 45,84 246,470

Okul Ortalaması 26,79 8,51 24,66 3,11 0,91 2,88 3,81 0,43 3,70 2,74 0,88 2,52 3,78 0,77 3,59 0,01 0,00 0,01 18,71 4,79 17,51 4,29 2,02 3,79 5,08 1,34 4,74 3,17 1,73 2,74 71,49 21,38 66,14 317,000

KATILIMLAR

88 516 KÜBRA BİLEN 12B 18 9 15,75 2 2 1,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 18 1 17,75 3 2 2,50 5 1 4,75 2 3 1,25 56 19 51,25 271,285 5151

89 0 UĞUR YILMAZ 12A 19 12 16,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 12 7 10,25 5 2 4,50 4 3 3,25 5 1 4,75 60 29 52,75 270,768 5180

90 590 MELİSA TOMBAK 12B 22 13 18,75 2 1 1,75 1 1 0,75 24 1 23,75 2 4 1,00 1 1 0,75 52 21 46,75 261,940 5795

91 0 YUSUF İBRAHİM ÇİFTCİ 12C 17 6 15,50 3 1 2,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 20 7 18,25 4 3 3,25 3 4 2,00 2 2 1,50 54 24 48,00 261,635 5812

92 570 EFE ULAŞ ÇAMLI 12D 26 10 23,50 2 1 1,75 2 0 2,00 3 0 3,00 13 7 11,25 3 2 2,50 3 3 2,25 3 2 2,50 55 25 48,75 259,583 5978

93 523 ÖNDER CAN ŞİMŞEK 12B 25 14 21,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 3 0,25 3 2 2,50 10 5 8,75 3 2 2,50 5 1 4,75 2 3 1,25 55 33 46,75 251,513 6551

94 545 MEHMET CAN DEMİR 12C 23 13 19,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 13 4 12,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 52 32 44,00 246,343 6917

95 491 SUDE ALTINTAŞ 12A 28 10 25,50 1 0 1,00 16 5 14,75 1 0 1,00 1 0 1,00 47 15 43,25 245,258 6985

96 536 CANER GÖKTAŞ 12C 10 11 7,25 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 11 6 9,50 5 2 4,50 3 3 2,25 2 4 1,00 49 27 42,25 238,410 7523

97 0 EMRE ULUDAŞ 12D 14 6 12,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 8 8 6,00 5 2 4,50 3 3 2,25 1 1 0,75 44 26 37,50 221,010 8989

98 0 CEYDA KARAHAN 12C 21 10 18,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 6 8 4,00 4 3 3,25 4 2 3,50 4 2 3,50 42 30 34,50 209,190 10001

99 582 MİRAÇ ÖNAL 12D 22 6 20,50 12 2 11,50 34 8 32,00 208,135 10102

100 529 YUNUS SARIMAHMUTOĞLU 12B 17 14 13,50 2 1 1,75 2 3 1,25 4 0 4,00 2 3 1,25 8 10 5,50 4 2 3,50 3 4 2,00 1 3 0,25 43 40 33,00 206,725 10204
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